
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Bitlis MERKEZ ŞEHİT MAHİR AYABAK  İMAMHATİP ORTAOKULU 4. SINIF KURUMSAL 5 8501 296 183 183

Ortalamalar
TÜRKÇE MATEMATİK SOSYAL BİLGİLER FEN BİLİMLERİ İNGİLİZCE DİN KÜLTÜRÜ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 9.96 4.84 9.96 7.14 7.25 7.14 6.64 3.25 6.64 9.34 5.38 9.34 5.23 4.43 5.23 2.72 2.09 2.72 41.03 27.25 41.03 334.491

İl Ortalaması 10.75 4.06 10.75 7.39 7.07 7.39 7.28 2.69 7.28 10.36 4.44 10.36 5.41 4.17 5.41 3.02 1.80 3.02 44.21 24.23 44.21 352.934
Okul Ortalaması 10.57 4.23 10.57 7.29 7.24 7.29 7.14 2.83 7.14 10.04 4.73 10.04 5.08 4.42 5.08 2.97 1.83 2.97 43.10 25.27 43.10 347.308

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE MATEMATİK SOSYAL BİLGİLER FEN BİLİMLERİ İNGİLİZCE DİN KÜLTÜRÜ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 66 - AYŞE AYRAN 4 / B 15 0 15.00 14 1 14.00 10 0 10.00 15 0 15.00 10 0 10.00 5 0 5.00 69.00 1.00 69.00 492.533 39 1 1 1
2 18 - N ARAS AKPINAR 4 / B 15 0 15.00 14 1 14.00 10 0 10.00 15 0 15.00 10 0 10.00 4 1 4.00 68.00 2.00 68.00 488.373 65 2 2 2
3 249 - ÇAĞDAŞ ADANUR 0 / 0 15 0 15.00 13 2 13.00 9 1 9.00 15 0 15.00 10 0 10.00 5 0 5.00 67.00 3.00 67.00 482.827 100 3 3 3
4 337 - ZEYNEP SULANÇ 4 / C 15 0 15.00 13 2 13.00 10 0 10.00 14 1 14.00 10 0 10.00 5 0 5.00 67.00 3.00 67.00 477.600 163 4 4 4
5 364 - MUSTAFA DERİM 4 / B 14 1 14.00 13 2 13.00 9 1 9.00 15 0 15.00 9 1 9.00 4 1 4.00 64.00 6.00 64.00 469.120 288 6 5 5
6 473 - YUSUF TOPRAK ÜZEL 4 / A 15 0 15.00 12 2 12.00 10 0 10.00 14 1 14.00 9 1 9.00 4 1 4.00 64.00 5.00 64.00 463.893 360 7 6 6
7 416 - ZEY EP İPEK ORAL 4 / C 13 2 13.00 13 2 13.00 8 2 8.00 14 1 14.00 10 0 10.00 4 1 4.00 62.00 8.00 62.00 454.027 551 9 7 7
8 511 - YUŞA TEMİZKAN 4 / B 14 0 14.00 11 3 11.00 9 1 9.00 15 0 15.00 6 4 6.00 5 0 5.00 60.00 8.00 60.00 452.107 581 10 8 8
9 362 - MUHAMMED EYMEN ERGİN 4 / C 14 1 14.00 12 3 12.00 9 1 9.00 13 2 13.00 8 2 8.00 5 0 5.00 61.00 9.00 61.00 448.800 643 11 9 9

10 47 - ELİF ERVA İLBAŞ 4 / A 14 1 14.00 12 3 12.00 10 0 10.00 12 3 12.00 9 1 9.00 5 0 5.00 62.00 8.00 62.00 445.653 708 12 10 10
11 195 - HAMZA AYAZ 4 / A 13 2 13.00 11 3 11.00 8 2 8.00 15 0 15.00 9 1 9.00 4 1 4.00 60.00 9.00 60.00 444.480 738 14 11 11
12 518 - BEREN İKRA TAŞKIN 4 / C 13 2 13.00 12 1 12.00 9 1 9.00 13 1 13.00 9 0 9.00 5 0 5.00 61.00 5.00 61.00 443.413 762 17 12 12
13 0 - HAFSA RANA YEŞİL 0 / 0 13 2 13.00 11 4 11.00 10 0 10.00 14 1 14.00 6 4 6.00 5 0 5.00 59.00 11.00 59.00 439.413 840 22 13 13
14 53 - MUHARREM AKTAŞ 0 / 0 13 2 13.00 11 4 11.00 8 2 8.00 14 1 14.00 8 2 8.00 4 1 4.00 58.00 12.00 58.00 434.933 957 27 14 14
15 116 - BAVER KARABULUT 4 / C 14 1 14.00 13 2 13.00 7 2 7.00 12 3 12.00 5 5 5.00 4 1 4.00 55.00 14.00 55.00 433.920 979 28 15 15
16 300 - ÜMİT ÖMER İBİŞ 4 / B 13 2 13.00 12 2 12.00 9 1 9.00 12 3 12.00 9 1 9.00 4 1 4.00 59.00 10.00 59.00 431.787 1014 29 16 16
17 324 - VAHAP HAMZA ACAR 4 / C 14 1 14.00 12 3 12.00 9 1 9.00 11 4 11.00 9 1 9.00 4 1 4.00 59.00 11.00 59.00 431.787 1014 29 16 16
18 211 - ELİF ZEHRA YILMAZ 4 / B 14 1 14.00 11 4 11.00 7 3 7.00 13 2 13.00 7 3 7.00 4 1 4.00 56.00 14.00 56.00 430.613 1048 31 18 18
19 0 - ABDULLAH YE KİL 0 / 0 12 3 12.00 14 1 14.00 9 1 9.00 13 2 13.00 3 7 3.00 3 2 3.00 54.00 16.00 54.00 430.080 1057 32 19 19
20 401 - MELİS SENA GÜNERİ 4 / C 14 1 14.00 11 4 11.00 8 2 8.00 12 3 12.00 8 2 8.00 4 1 4.00 57.00 13.00 57.00 427.467 1115 37 20 20
21 13 - ZEYNEP NİSA UZUN 4 / D 12 2 12.00 11 4 11.00 9 1 9.00 13 2 13.00 10 0 10.00 4 1 4.00 59.00 10.00 59.00 426.400 1141 38 21 21
22 0 - AMİNE ARIK 4 / D 13 2 13.00 12 3 12.00 9 1 9.00 11 4 11.00 8 2 8.00 4 1 4.00 57.00 13.00 57.00 422.240 1265 45 22 22
23 0 - AHMET YUSUF DUMAN 0 / 0 14 1 14.00 9 4 9.00 9 1 9.00 13 2 13.00 8 2 8.00 4 1 4.00 57.00 11.00 57.00 422.240 1265 45 22 22
24 133 - BERMAL CAN 0 / 0 11 4 11.00 10 4 10.00 10 0 10.00 14 1 14.00 10 0 10.00 4 1 4.00 59.00 10.00 59.00 421.173 1313 48 24 24
25 167 - YAREN ÖNCÜ 4 / C 11 4 11.00 9 6 9.00 9 1 9.00 15 0 15.00 6 4 6.00 5 0 5.00 55.00 15.00 55.00 414.773 1482 51 25 25
26 253 - MUHAMMED BAŞPINAR 4 / B 14 1 14.00 10 3 10.00 8 1 8.00 11 3 11.00 8 2 8.00 4 1 4.00 55.00 11.00 55.00 412.533 1552 55 26 26
27 814 - YUSUF ALİ KÖKEL 4 / C 12 3 12.00 12 3 12.00 7 3 7.00 11 4 11.00 7 3 7.00 5 0 5.00 54.00 16.00 54.00 412.373 1568 56 27 27
28 165 - ÇAĞAN ALİ ÇAVLİ 4 / B 10 5 10.00 13 2 13.00 8 2 8.00 13 2 13.00 8 2 8.00 2 3 2.00 54.00 16.00 54.00 411.680 1582 57 28 28
29 11 - EFSA NUR YURCİ 4 / C 13 2 13.00 9 6 9.00 7 3 7.00 14 1 14.00 7 3 7.00 3 2 3.00 53.00 17.00 53.00 411.520 1594 58 29 29
30 259 - MUSTAFA SEVİLGEN 0 / 0 11 4 11.00 11 4 11.00 8 2 8.00 13 2 13.00 7 3 7.00 4 1 4.00 54.00 16.00 54.00 410.453 1640 59 30 30
31 80 - ESLEM SÖZEN 4 / B 12 3 12.00 11 4 11.00 8 2 8.00 13 2 13.00 5 5 5.00 3 2 3.00 52.00 18.00 52.00 409.600 1660 60 31 31
32 314 - ZEYNEP MİNA GÖNENÇ 4 / A 15 0 15.00 10 5 10.00 9 1 9.00 12 3 12.00 0 0 0.00 3 2 3.00 49.00 11.00 49.00 408.907 1691 61 32 32
33 411 - BURAK ÇİYA YOLDAŞ 4 / B 13 2 13.00 10 4 10.00 8 2 8.00 12 3 12.00 6 4 6.00 4 1 4.00 53.00 16.00 53.00 408.373 1704 62 33 33
34 343 - SÜLEYMAN EYMEN DEDE 4 / C 12 3 12.00 10 5 10.00 9 1 9.00 12 3 12.00 6 4 6.00 5 0 5.00 54.00 16.00 54.00 407.307 1737 63 34 34
35 145 - MERYEM KIZMAZ 4 / C 12 3 12.00 9 6 9.00 8 2 8.00 14 1 14.00 8 2 8.00 2 3 2.00 53.00 17.00 53.00 404.213 1841 68 35 35
36 404 - MUSTAFA OKUTAN 4 / C 14 1 14.00 9 6 9.00 7 3 7.00 12 3 12.00 3 7 3.00 5 0 5.00 50.00 20.00 50.00 404.053 1856 70 36 36
37 306 - ECRİN BERRA BARCA 4 / B 14 1 14.00 10 4 10.00 10 0 10.00 9 6 9.00 10 0 10.00 3 2 3.00 56.00 13.00 56.00 402.080 1928 71 37 37
38 0 - NİSA BER*L ARSLAN 4 / B 13 2 13.00 10 5 10.00 10 0 10.00 10 5 10.00 10 0 10.00 3 2 3.00 56.00 14.00 56.00 402.080 1928 71 37 37
39 435 - AHE T TÜTÜN 4 / D 12 3 12.00 7 8 7.00 9 1 9.00 13 2 13.00 9 1 9.00 5 0 5.00 55.00 15.00 55.00 398.613 2043 76 39 39
40 122 - ELA TUNÇTAN 4 / C 14 1 14.00 7 7 7.00 7 3 7.00 14 1 14.00 5 4 5.00 2 3 2.00 49.00 19.00 49.00 395.733 2124 77 40 40
41 0 - ALİ HAYDAR DALGA 0 / 0 12 3 12.00 9 6 9.00 9 1 9.00 12 3 12.00 4 6 4.00 5 0 5.00 51.00 19.00 51.00 395.680 2128 78 41 41
42 245 - İMDAT YU*U*FGÖK 4 / B 13 1 13.00 8 6 8.00 9 1 9.00 12 3 12.00 4 6 4.00 5 0 5.00 51.00 17.00 51.00 395.680 2128 78 41 41
43 15 - AHMED YALVAÇ 4 / C 14 1 14.00 5 10 5.00 9 1 9.00 13 2 13.00 7 3 7.00 5 0 5.00 53.00 17.00 53.00 394.453 2162 82 43 43
44 223 - TUANNA YAKIŞIR 4 / A 10 5 10.00 10 5 10.00 9 1 9.00 12 3 12.00 6 4 6.00 5 0 5.00 52.00 18.00 52.00 392.373 2237 84 44 44
45 0 - AHMET ÇAĞRI ATEŞ 4 / B 12 3 12.00 8 5 8.00 6 4 6.00 13 2 13.00 9 0 9.00 3 2 3.00 51.00 16.00 51.00 391.040 2295 85 45 45
46 212 - BİLAL ZEYDAN 0 / 0 12 3 12.00 9 6 9.00 7 3 7.00 13 2 13.00 4 6 4.00 3 2 3.00 48.00 22.00 48.00 390.347 2305 86 46 46
47 215 - HATİCE DAĞ 4 / A 14 1 14.00 5 10 5.00 9 1 9.00 13 2 13.00 7 3 7.00 4 1 4.00 52.00 18.00 52.00 390.293 2311 87 47 47
48 264 - TAHA YASİR YURCİ 4 / C 11 4 11.00 6 9 6.00 8 2 8.00 15 0 15.00 8 2 8.00 4 1 4.00 52.00 18.00 52.00 390.133 2326 88 48 48
49 0 - CEMRE AYDIN 4 / A 15 0 15.00 11 2 11.00 9 1 9.00 10 1 10.00 0 0 0.00 0 0 0.00 45.00 4.00 45.00 388.960 2363 91 49 49
50 35 - TAHA BAYTAŞ 0 / 0 9 4 9.00 7 7 7.00 10 0 10.00 14 1 14.00 10 0 10.00 5 0 5.00 55.00 12.00 55.00 388.000 2404 92 50 50
51 201 - HÜMEYRA ER İL 4 / A 10 5 10.00 12 3 12.00 8 2 8.00 11 4 11.00 3 7 3.00 4 1 4.00 48.00 22.00 48.00 387.200 2419 93 51 51
52 26 - AHMET KUŞÇUOĞLU 4 / E 13 2 13.00 6 9 6.00 9 1 9.00 12 3 12.00 9 1 9.00 4 1 4.00 53.00 17.00 53.00 386.987 2437 94 52 52
53 0 - ZEYNEP NURCAN GEZ 0 / 0 11 4 11.00 8 6 8.00 8 2 8.00 12 3 12.00 10 0 10.00 4 1 4.00 53.00 16.00 53.00 386.827 2441 95 53 53
54 752 - AMMAR YASİR EKİN 0 / 0 12 3 12.00 9 5 9.00 7 3 7.00 13 2 13.00 6 3 6.00 1 4 1.00 48.00 20.00 48.00 386.187 2453 96 54 54
55 0 - ALİ EYMEN ÖZTÜRK 4 / B 10 4 10.00 8 5 8.00 9 1 9.00 12 3 12.00 10 0 10.00 5 0 5.00 54.00 13.00 54.00 385.760 2475 97 55 55
56 0 - M U HAA M E D S A D 0 / 0 13 2 13.00 9 5 9.00 5 5 5.00 11 4 11.00 5 5 5.00 4 1 4.00 47.00 22.00 47.00 384.640 2517 100 56 56
57 94 - ELİF BERRA BAYSAL 4 / B 13 2 13.00 7 8 7.00 10 0 10.00 10 5 10.00 8 2 8.00 5 0 5.00 53.00 17.00 53.00 383.840 2547 101 57 57
58 277 - MİRAÇ ENSAR BULUT 4 / A 12 3 12.00 9 6 9.00 7 3 7.00 11 4 11.00 8 2 8.00 3 2 3.00 50.00 20.00 50.00 383.733 2549 102 58 58
59 260 - EMRE AYBAY 4 / A 14 1 14.00 6 9 6.00 7 3 7.00 13 2 13.00 4 6 4.00 3 2 3.00 47.00 23.00 47.00 382.880 2573 104 59 59
60 257 - CELİL GÖK 4 / B 12 3 12.00 8 6 8.00 9 1 9.00 11 4 11.00 7 3 7.00 4 1 4.00 51.00 18.00 51.00 382.827 2580 105 60 60
61 408 - ASEL AYDEMİR 4 / A 12 3 12.00 7 7 7.00 9 1 9.00 12 3 12.00 4 6 4.00 5 0 5.00 49.00 20.00 49.00 380.747 2653 109 61 61
62 214 - YUNUS FİDAN 4 / A 10 5 10.00 8 7 8.00 9 1 9.00 14 1 14.00 6 4 6.00 2 3 2.00 49.00 21.00 49.00 379.893 2698 115 62 62
63 8 - ALİİHSAN DEMİRTAŞ 4 / C 10 5 10.00 10 5 10.00 9 1 9.00 10 5 10.00 9 1 9.00 4 1 4.00 52.00 18.00 52.00 379.520 2716 116 63 63
64 177 - ENES KILIVAN 0 / 0 13 2 13.00 9 6 9.00 9 1 9.00 11 4 11.00 4 6 4.00 1 4 1.00 47.00 23.00 47.00 379.040 2727 117 64 64
65 177 - UMUTCAN TUTGUN 4 / B 12 3 12.00 9 6 9.00 8 2 8.00 10 5 10.00 8 2 8.00 3 2 3.00 50.00 20.00 50.00 378.507 2741 118 65 65
66 230 - YUNUS GEZ 4 / A 12 3 12.00 7 8 7.00 7 3 7.00 13 2 13.00 7 3 7.00 2 3 2.00 48.00 22.00 48.00 377.493 2766 119 66 66
67 126 - BELİNAY SOYUGÜZEL 4 / C 13 2 13.00 8 6 8.00 5 5 5.00 12 3 12.00 3 7 3.00 3 2 3.00 44.00 25.00 44.00 376.320 2826 120 67 67
68 99 - ARDA KARABALIK 4 / B 11 4 11.00 10 5 10.00 8 2 8.00 11 4 11.00 3 7 3.00 3 2 3.00 46.00 24.00 46.00 375.573 2847 122 68 68
69 76 - HÜSEYİN EYMEN POLAT 4 / B 13 2 13.00 7 8 7.00 7 3 7.00 12 3 12.00 4 6 4.00 3 2 3.00 46.00 24.00 46.00 375.413 2855 123 69 69
70 528 - MEHMET KALKAN 4 / B 12 3 12.00 8 7 8.00 9 1 9.00 11 4 11.00 3 7 3.00 4 1 4.00 47.00 23.00 47.00 374.507 2891 124 70 70
71 274 - HALİL YİĞİT DURMAZ 4 / B 12 3 12.00 8 7 8.00 7 3 7.00 12 3 12.00 4 6 4.00 2 3 2.00 45.00 25.00 45.00 371.253 3000 129 71 71
72 5 - HASAN ALİ AYÖRDÜ 4 / D 13 2 13.00 8 7 8.00 9 1 9.00 10 5 10.00 5 5 5.00 2 3 2.00 47.00 23.00 47.00 370.347 3039 131 72 72
73 467 - ŞEVVAL ASMİN POLAT 4 / A 12 3 12.00 10 4 10.00 6 4 6.00 11 4 11.00 5 5 5.00 0 2 0.00 44.00 22.00 44.00 370.240 3044 132 73 73
74 0 - HALİD DEMİR 0 / 0 12 3 12.00 8 6 8.00 8 2 8.00 10 5 10.00 5 5 5.00 4 1 4.00 47.00 22.00 47.00 368.960 3087 133 74 74
75 0 - ENES TALHA DAĞLI 0 / 0 11 4 11.00 7 8 7.00 7 3 7.00 13 2 13.00 6 4 6.00 2 3 2.00 46.00 24.00 46.00 367.947 3123 135 75 75
76 102 - SERHAT BAĞATUR 4 / C 9 6 9.00 9 6 9.00 8 2 8.00 12 1 12.00 2 8 2.00 5 0 5.00 45.00 23.00 45.00 366.880 3162 138 76 76
77 0 - MUSAB DALGA 0 / 0 11 4 11.00 8 7 8.00 8 2 8.00 11 4 11.00 4 6 4.00 4 1 4.00 46.00 24.00 46.00 366.880 3162 138 76 76
78 0 - MUSAB TAHA ERDO AN 0 / 0 11 4 11.00 7 6 7.00 8 2 8.00 11 4 11.00 7 3 7.00 4 1 4.00 48.00 20.00 48.00 365.653 3229 142 78 78



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI
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Ortalamalar
TÜRKÇE MATEMATİK SOSYAL BİLGİLER FEN BİLİMLERİ İNGİLİZCE DİN KÜLTÜRÜ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 9.96 4.84 9.96 7.14 7.25 7.14 6.64 3.25 6.64 9.34 5.38 9.34 5.23 4.43 5.23 2.72 2.09 2.72 41.03 27.25 41.03 334.491

İl Ortalaması 10.75 4.06 10.75 7.39 7.07 7.39 7.28 2.69 7.28 10.36 4.44 10.36 5.41 4.17 5.41 3.02 1.80 3.02 44.21 24.23 44.21 352.934
Okul Ortalaması 10.57 4.23 10.57 7.29 7.24 7.29 7.14 2.83 7.14 10.04 4.73 10.04 5.08 4.42 5.08 2.97 1.83 2.97 43.10 25.27 43.10 347.308

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE MATEMATİK SOSYAL BİLGİLER FEN BİLİMLERİ İNGİLİZCE DİN KÜLTÜRÜ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
79 403 - MERYEM SÖYLEMEZ 4 / A 11 4 11.00 9 6 9.00 8 2 8.00 9 6 9.00 5 5 5.00 5 0 5.00 47.00 23.00 47.00 365.653 3229 142 78 78
80 519 - ZEYNEP ZERRİN SAPAN 4 / C 12 3 12.00 8 6 8.00 9 1 9.00 8 7 8.00 9 1 9.00 4 1 4.00 50.00 19.00 50.00 364.587 3282 145 80 80
81 146 - NEHİR NİSA AKÜNSOY 4 / A 12 1 12.00 7 4 7.00 6 4 6.00 11 4 11.00 5 2 5.00 4 1 4.00 45.00 16.00 45.00 364.480 3285 146 81 81
82 269 - KEREM SOĞUKPINAR 4 / B 9 6 9.00 8 7 8.00 7 3 7.00 12 3 12.00 9 1 9.00 3 2 3.00 48.00 22.00 48.00 363.413 3320 147 82 82
83 23 - YUS F İSLAM ERGİN 0 / 0 12 3 12.00 7 8 7.00 8 2 8.00 13 1 13.00 3 0 3.00 0 0 0.00 43.00 14.00 43.00 363.093 3337 148 83 83
84 0 - MERYEM ÖZÜGÜZEL 4 / A 12 3 12.00 6 9 6.00 8 2 8.00 12 3 12.00 4 6 4.00 3 2 3.00 45.00 25.00 45.00 362.720 3340 149 84 84
85 264 - TARIK KAĞAN KARALAR 4 / A 11 4 11.00 8 7 8.00 8 2 8.00 10 5 10.00 7 3 7.00 3 2 3.00 47.00 23.00 47.00 361.493 3387 151 85 85
86 130 - NİSANUR KILIÇ 0 / 0 10 5 10.00 8 7 8.00 8 2 8.00 11 3 11.00 7 3 7.00 3 2 3.00 47.00 22.00 47.00 361.493 3387 151 85 85
87 41 - ÜMMÜ UCA 0 / 0 9 6 9.00 8 7 8.00 7 3 7.00 12 3 12.00 8 2 8.00 3 2 3.00 47.00 23.00 47.00 361.333 3398 153 87 87
88 264 - MUSTAFA EYMEN BALA 0 / 0 12 3 12.00 6 9 6.00 8 2 8.00 10 5 10.00 6 4 6.00 5 0 5.00 47.00 23.00 47.00 360.267 3445 154 88 88
89 205 - SALİHA AYGÜN 4 / A 11 4 11.00 8 7 8.00 5 5 5.00 12 3 12.00 4 6 4.00 2 3 2.00 42.00 28.00 42.00 359.307 3493 156 89 89
90 186 - ELİZAN EFNA ÖZBEY 4 / A 12 3 12.00 3 12 3.00 7 3 7.00 14 1 14.00 7 3 7.00 3 2 3.00 46.00 24.00 46.00 359.253 3494 157 90 90
91 261 - ECRİN GÜMÜŞ 4 / A 11 4 11.00 5 10 5.00 7 3 7.00 13 2 13.00 5 5 5.00 4 1 4.00 45.00 25.00 45.00 359.253 3494 157 90 90
92 523 - ESİLA NAYMAN 4 / C 11 4 11.00 8 5 8.00 8 2 8.00 11 4 11.00 4 6 4.00 2 3 2.00 44.00 24.00 44.00 358.560 3524 160 92 92
93 208 - MİRAN YEŞİLGÜL 4 / A 8 7 8.00 11 4 11.00 7 3 7.00 11 3 11.00 3 7 3.00 3 2 3.00 43.00 26.00 43.00 358.400 3529 161 93 93
94 0 - EBRAR KAÇAN 4 / A 13 2 13.00 6 9 6.00 7 3 7.00 10 5 10.00 5 5 5.00 3 2 3.00 44.00 26.00 44.00 355.093 3660 165 94 94
95 0 - NEHİR TAŞDELEN 4 / C 12 3 12.00 6 9 6.00 6 4 6.00 11 4 11.00 6 4 6.00 3 2 3.00 44.00 26.00 44.00 354.933 3670 166 95 95
96 524 - MUSA ÇOLAK 4 / A 11 4 11.00 8 6 8.00 6 4 6.00 10 5 10.00 3 7 3.00 4 1 4.00 42.00 27.00 42.00 352.853 3737 167 96 96
97 76 - HÜMEYRA BAŞKAN 0 / 0 12 3 12.00 7 8 7.00 8 2 8.00 9 6 9.00 8 2 8.00 2 3 2.00 46.00 24.00 46.00 351.947 3761 168 97 97
98 0 - BURAK EFE YILDIZ 0 / 0 14 1 14.00 4 11 4.00 7 3 7.00 11 4 11.00 5 5 5.00 2 3 2.00 43.00 27.00 43.00 350.933 3790 170 98 98
99 412 - BÜŞRA EBRAR GÜÇLÜ 4 / A 10 5 10.00 6 9 6.00 9 1 9.00 12 3 12.00 4 5 4.00 3 2 3.00 44.00 25.00 44.00 350.027 3817 171 99 99

100 352 - MUHAMMED ÖZDEMİR 4 / C 11 4 11.00 8 7 8.00 8 2 8.00 9 6 9.00 7 3 7.00 2 3 2.00 45.00 25.00 45.00 349.867 3825 172 100 100
101 297 - FEE Y Z I Ş I K 4 / B 7 0 7.00 7 2 7.00 8 2 8.00 14 1 14.00 5 5 5.00 3 2 3.00 44.00 12.00 44.00 349.867 3825 172 100 100
102 122 - BERAT YAMAÇ 4 / B 13 2 13.00 7 8 7.00 8 2 8.00 8 7 8.00 6 4 6.00 2 2 2.00 44.00 25.00 44.00 347.787 3893 176 102 102
103 0 - MAHMUD BAYRAKTAR 0 / 0 9 5 9.00 7 8 7.00 6 4 6.00 12 3 12.00 4 6 4.00 4 1 4.00 42.00 27.00 42.00 347.467 3915 177 103 103
104 48 - ECRİN ÖLEKLEKLİ 0 / 0 13 1 13.00 5 9 5.00 9 1 9.00 9 4 9.00 4 6 4.00 4 1 4.00 44.00 22.00 44.00 346.720 3936 178 104 104
105 367 - BERAT ÜZGEN 4 / D 8 7 8.00 9 6 9.00 8 2 8.00 10 5 10.00 5 5 5.00 4 1 4.00 44.00 26.00 44.00 346.560 3948 179 105 105
106 366 - NURAY DUMAN 4 / D 10 5 10.00 8 7 8.00 7 3 7.00 9 6 9.00 5 4 5.00 4 1 4.00 43.00 26.00 43.00 344.320 4036 180 106 106
107 509 - MUHAMME ALİ ÖZDEMİR 4 / C 9 6 9.00 8 7 8.00 10 0 10.00 10 5 10.00 3 7 3.00 3 2 3.00 43.00 27.00 43.00 342.720 4086 181 107 107
108 142 - MÜNEVVER 0 / 0 11 4 11.00 3 12 3.00 7 3 7.00 13 2 13.00 4 5 4.00 4 1 4.00 42.00 27.00 42.00 342.240 4110 183 108 108
109 495 - HUZEYFE IŞIK 4 / B 13 2 13.00 5 10 5.00 6 4 6.00 9 5 9.00 5 5 5.00 4 1 4.00 42.00 27.00 42.00 342.080 4118 184 109 109
110 43 - YAKUP ULUTAŞ 4 / B 11 4 11.00 8 7 8.00 8 2 8.00 8 7 8.00 3 7 3.00 3 2 3.00 41.00 29.00 41.00 338.240 4232 186 110 110
111 222 - HAYRUNNİSA TOPRAK 4 / C 11 4 11.00 6 9 6.00 6 4 6.00 10 5 10.00 2 8 2.00 4 1 4.00 39.00 31.00 39.00 335.840 4331 189 111 111
112 227 - ÜMMÜ GÜLSÜM AKINEL 4 / A 10 5 10.00 6 8 6.00 7 3 7.00 9 6 9.00 6 4 6.00 5 0 5.00 43.00 26.00 43.00 335.627 4352 190 112 112
113 15 - AHMET ARAS ALABALIK 0 / 0 10 5 10.00 7 8 7.00 8 2 8.00 9 6 9.00 3 7 3.00 4 1 4.00 41.00 29.00 41.00 334.933 4372 191 113 113
114 15 - RABİA MELEK KURTKAN 4 / A 10 4 10.00 9 6 9.00 6 4 6.00 9 6 9.00 1 9 1.00 2 3 2.00 37.00 32.00 37.00 332.907 4432 193 114 114
115 100 - ELVİN YAZICI 4 / C 8 7 8.00 5 10 5.00 6 4 6.00 13 2 13.00 5 3 5.00 3 2 3.00 40.00 28.00 40.00 330.453 4522 194 115 115
116 35 - B E R İ L G Ü N E Ş 4 / A 12 3 12.00 5 10 5.00 9 1 9.00 8 7 8.00 4 6 4.00 3 2 3.00 41.00 29.00 41.00 327.627 4618 196 116 116
117 0 - HÜSEYİN UMUT YEŞİLGÜL 0 / 0 9 6 9.00 5 10 5.00 7 3 7.00 11 4 11.00 8 2 8.00 2 3 2.00 42.00 28.00 42.00 327.307 4639 197 117 117
118 347 - IRMAK BARAN 4 / A 10 5 10.00 5 10 5.00 7 3 7.00 10 5 10.00 6 4 6.00 3 2 3.00 41.00 29.00 41.00 327.307 4639 197 117 117
119 379 - METEHAN TAŞDELEN 4 / A 10 5 10.00 6 9 6.00 7 3 7.00 9 6 9.00 6 4 6.00 3 2 3.00 41.00 29.00 41.00 327.307 4639 197 117 117
120 210 - MUSAB SAÇIN 4 / A 9 6 9.00 7 8 7.00 8 2 8.00 9 6 9.00 4 6 4.00 3 2 3.00 40.00 30.00 40.00 325.387 4692 202 120 120
121 0 - İSMA 4 / A 9 6 9.00 6 9 6.00 7 2 7.00 10 5 10.00 5 5 5.00 3 2 3.00 40.00 29.00 40.00 325.227 4703 203 121 121
122 410 - BARAN BAYRAK 0 / 0 11 4 11.00 4 11 4.00 4 6 4.00 11 4 11.00 6 3 6.00 2 3 2.00 38.00 31.00 38.00 323.893 4757 206 122 122
123 435 - FURKAN TÜREL 4 / A 9 4 9.00 8 6 8.00 7 3 7.00 8 7 8.00 6 4 6.00 2 3 2.00 40.00 27.00 40.00 323.147 4772 207 123 123
124 354 - MUSTAFA AYÖRDÜ 0 / 0 10 5 10.00 4 11 4.00 9 1 9.00 10 5 10.00 7 3 7.00 2 3 2.00 42.00 28.00 42.00 322.240 4810 210 124 124
125 420 - ZAHİR ÇINAR TÜRKMEN 0 / 0 11 4 11.00 11 4 11.00 3 7 3.00 5 10 5.00 3 7 3.00 1 4 1.00 34.00 36.00 34.00 318.720 4936 212 125 125
126 374 - RUMEYSA İLHAN 4 / A 10 5 10.00 5 10 5.00 7 3 7.00 8 7 8.00 5 5 5.00 4 1 4.00 39.00 31.00 39.00 314.453 5098 214 126 126
127 321 - HALİL İBRAHİM SAĞLIK 4 / C 9 6 9.00 10 5 10.00 6 4 6.00 5 10 5.00 4 6 4.00 3 2 3.00 37.00 33.00 37.00 313.440 5132 217 127 127
128 206 - EMİR ÖZÜGÜZEL 4 / C 9 6 9.00 8 7 8.00 7 3 7.00 7 8 7.00 2 8 2.00 3 2 3.00 36.00 34.00 36.00 311.520 5194 219 128 128
129 0 - İLKNUR GÜNDOĞDU 0 / 0 9 5 9.00 4 11 4.00 9 1 9.00 9 6 9.00 5 5 5.00 4 1 4.00 40.00 29.00 40.00 311.467 5206 220 129 129
130 0 - HA*AL ESLEM AKGÜL 4 / B 8 7 8.00 7 7 7.00 5 5 5.00 9 6 9.00 6 4 6.00 2 3 2.00 37.00 32.00 37.00 311.200 5221 221 130 130
131 0 - BELİNAY ÇOBAN 0 / 0 10 5 10.00 6 9 6.00 6 4 6.00 9 6 9.00 1 9 1.00 2 3 2.00 34.00 36.00 34.00 310.507 5238 222 131 131
132 723 - EYÜP ENSAR KAÇMAZ 4 / D 10 5 10.00 5 10 5.00 8 2 8.00 9 5 9.00 2 8 2.00 2 3 2.00 36.00 33.00 36.00 309.600 5271 223 132 132
133 504 - SALİH BUHAN 4 / B 11 4 11.00 3 8 3.00 8 2 8.00 11 4 11.00 2 5 2.00 0 0 0.00 35.00 23.00 35.00 308.747 5302 224 133 133
134 253 - HATİCE ÖZCAN 4 / A 8 5 8.00 5 5 5.00 7 3 7.00 11 3 11.00 4 3 4.00 1 4 1.00 36.00 23.00 36.00 307.360 5345 225 134 134
135 52 - UBEYDULLAH GÜNDOĞDU 4 / A 6 9 6.00 5 10 5.00 7 3 7.00 13 2 13.00 0 0 0.00 3 2 3.00 34.00 26.00 34.00 307.360 5345 225 134 134
136 0 - FEYZA ALDANMAZ 4 / A 10 5 10.00 8 7 8.00 3 7 3.00 7 8 7.00 3 7 3.00 1 4 1.00 32.00 38.00 32.00 303.787 5460 227 136 136
137 368 - BİLAL KIZILKAYA 4 / C 9 6 9.00 5 10 5.00 5 5 5.00 11 4 11.00 2 8 2.00 0 5 0.00 32.00 38.00 32.00 302.027 5511 229 137 137
138 166 - HATİCE HAVZA İŞBARA 0 / 0 10 5 10.00 7 8 7.00 5 5 5.00 6 9 6.00 2 8 2.00 3 2 3.00 33.00 37.00 33.00 299.573 5599 231 138 138
139 0 - ESLEM TUĞAL 4 / D 10 4 10.00 4 9 4.00 6 4 6.00 8 7 8.00 4 6 4.00 3 2 3.00 35.00 32.00 35.00 298.507 5635 232 139 139
140 432 - HASAN KOLDAŞ 4 / A 11 4 11.00 6 8 6.00 6 4 6.00 5 10 5.00 6 4 6.00 2 3 2.00 36.00 33.00 36.00 298.507 5635 232 139 139
141 0 - ZÜMRA DURU ERSÖZ 0 / 0 14 0 14.00 5 6 5.00 5 5 5.00 6 1 6.00 0 0 0.00 0 0 0.00 30.00 12.00 30.00 297.867 5653 234 141 141
142 95 - HÜSEYİN KIZILTAŞ 4 / A 10 5 10.00 4 11 4.00 6 4 6.00 9 5 9.00 3 7 3.00 1 4 1.00 33.00 36.00 33.00 295.573 5732 237 142 142
143 0 - AYŞE ESLEM VURAL 4 / C 8 5 8.00 5 5 5.00 8 2 8.00 9 3 9.00 0 7 0.00 3 1 3.00 33.00 23.00 33.00 294.667 5772 239 143 143
144 345 - ESLEM ÇİRİŞ 4 / C 11 4 11.00 4 11 4.00 4 6 4.00 7 8 7.00 6 4 6.00 2 3 2.00 34.00 36.00 34.00 294.027 5794 240 144 144
145 424 - ASRİN YILMAZ 4 / D 9 6 9.00 6 9 6.00 6 4 6.00 6 9 6.00 2 8 2.00 4 1 4.00 33.00 37.00 33.00 291.040 5877 242 145 145
146 420 - EFDAL ULA 4 / B 9 6 9.00 2 12 2.00 7 2 7.00 11 4 11.00 1 9 1.00 2 3 2.00 32.00 36.00 32.00 290.347 5891 244 146 146
147 181 - MUAMMER ACAR 4 / D 9 6 9.00 5 10 5.00 7 3 7.00 7 8 7.00 4 6 4.00 2 3 2.00 34.00 36.00 34.00 289.120 5923 245 147 147
148 517 - FATMA ZEHR AKAN 4 / A 9 6 9.00 4 11 4.00 7 3 7.00 8 7 8.00 4 6 4.00 2 3 2.00 34.00 36.00 34.00 289.120 5923 245 147 147
149 422 - MERYEM ORAK 4 / A 11 4 11.00 5 10 5.00 7 3 7.00 5 10 5.00 4 6 4.00 1 4 1.00 33.00 37.00 33.00 284.960 6028 248 149 149
150 11 - AHMETARİF KÖPRÜ 4 / B 10 5 10.00 12 3 12.00 4 6 4.00 1 14 1.00 2 8 2.00 0 5 0.00 29.00 41.00 29.00 284.853 6036 249 150 150
151 43 - BÜNYAMİN GÜLER 4 / A 9 5 9.00 3 9 3.00 7 3 7.00 8 7 8.00 5 5 5.00 2 3 2.00 34.00 32.00 34.00 283.733 6081 250 151 151
152 20500 - TALHA BOĞA 4 / D 5 10 5.00 9 6 9.00 7 3 7.00 6 9 6.00 6 4 6.00 1 4 1.00 34.00 36.00 34.00 281.653 6150 252 152 152
153 2 - EBRAR KURTKAN 4 / A 8 7 8.00 4 11 4.00 5 5 5.00 8 7 8.00 5 5 5.00 2 3 2.00 32.00 38.00 32.00 279.253 6217 255 153 153
154 101 - AMİNE ORMAN 0 / 0 8 6 8.00 4 9 4.00 6 4 6.00 6 9 6.00 4 6 4.00 5 0 5.00 33.00 34.00 33.00 276.960 6294 256 154 154
155 448 - EMİR HAN YEŞİLDAĞ 0 / 0 8 7 8.00 5 10 5.00 7 3 7.00 6 9 6.00 4 6 4.00 2 3 2.00 32.00 38.00 32.00 274.187 6369 258 155 155
156 455 - ELİF ADA CALP 4 / A 7 7 7.00 3 12 3.00 6 4 6.00 10 5 10.00 3 7 3.00 1 4 1.00 30.00 39.00 30.00 273.173 6411 259 156 156



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Bitlis MERKEZ ŞEHİT MAHİR AYABAK  İMAMHATİP ORTAOKULU 4. SINIF KURUMSAL 5 8501 296 183 183

Ortalamalar
TÜRKÇE MATEMATİK SOSYAL BİLGİLER FEN BİLİMLERİ İNGİLİZCE DİN KÜLTÜRÜ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 9.96 4.84 9.96 7.14 7.25 7.14 6.64 3.25 6.64 9.34 5.38 9.34 5.23 4.43 5.23 2.72 2.09 2.72 41.03 27.25 41.03 334.491

İl Ortalaması 10.75 4.06 10.75 7.39 7.07 7.39 7.28 2.69 7.28 10.36 4.44 10.36 5.41 4.17 5.41 3.02 1.80 3.02 44.21 24.23 44.21 352.934
Okul Ortalaması 10.57 4.23 10.57 7.29 7.24 7.29 7.14 2.83 7.14 10.04 4.73 10.04 5.08 4.42 5.08 2.97 1.83 2.97 43.10 25.27 43.10 347.308

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE MATEMATİK SOSYAL BİLGİLER FEN BİLİMLERİ İNGİLİZCE DİN KÜLTÜRÜ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
157 207 - EMİR EIBAN 4 / A 10 5 10.00 4 11 4.00 6 4 6.00 6 9 6.00 1 9 1.00 2 3 2.00 29.00 41.00 29.00 273.173 6411 259 156 156
158 0 - SUDEN BERRA SUCUK 0 / 0 9 6 9.00 4 11 4.00 7 3 7.00 8 5 8.00 0 0 0.00 0 0 0.00 28.00 25.00 28.00 272.480 6441 261 158 158
159 0 - ELİFKİT APÇIOĞLU 4 / B 7 7 7.00 7 8 7.00 5 5 5.00 5 10 5.00 3 6 3.00 2 3 2.00 29.00 39.00 29.00 267.627 6551 263 159 159
160 0 - TUANA BAYKRA 4 / B 6 8 6.00 3 12 3.00 7 3 7.00 8 7 8.00 3 6 3.00 4 1 4.00 31.00 37.00 31.00 265.493 6606 264 160 160
161 29 - ABDULLAH DALGA 4 / 0 6 9 6.00 5 10 5.00 2 8 2.00 8 7 8.00 3 7 3.00 3 2 3.00 27.00 43.00 27.00 265.067 6615 265 161 161
162 0 - EYÜP ALİ KINAY 4 / B 6 9 6.00 6 9 6.00 1 9 1.00 7 8 7.00 2 8 2.00 3 2 3.00 25.00 45.00 25.00 260.747 6730 267 162 162
163 0 - NİSANUR AKBULUT 4 / A 5 10 5.00 4 11 4.00 7 3 7.00 7 8 7.00 4 6 4.00 4 1 4.00 31.00 39.00 31.00 260.107 6748 268 163 163
164 38 - ARASG ÜLMEZ 4 / A 6 9 6.00 3 12 3.00 4 6 4.00 8 7 8.00 4 6 4.00 3 2 3.00 28.00 42.00 28.00 256.693 6837 270 164 164
165 286 - FATİH ÖZBAY 4 / A 5 10 5.00 5 10 5.00 6 4 6.00 8 7 8.00 2 8 2.00 0 5 0.00 26.00 44.00 26.00 252.000 6957 272 165 165
166 95 - ELİF GAYRİNAL 4 / B 7 8 7.00 4 11 4.00 4 6 4.00 7 8 7.00 2 8 2.00 1 4 1.00 25.00 45.00 25.00 251.680 6967 273 166 166
167 0 - AGİT GÜLTEKİN 4 / B 9 6 9.00 5 10 5.00 4 6 4.00 5 3 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 23.00 25.00 23.00 250.827 6991 274 167 167
168 39 - ÖMER YİĞİT GÜL EZ 0 / 0 7 8 7.00 4 11 4.00 4 6 4.00 6 9 6.00 2 8 2.00 2 3 2.00 25.00 45.00 25.00 248.373 7068 275 168 168
169 439 - HİRANUR BARİN 0 / 0 9 6 9.00 2 13 2.00 3 7 3.00 5 10 5.00 4 6 4.00 3 2 3.00 26.00 44.00 26.00 246.987 7104 276 169 169
170 283 - SEMİH ÖZBAY 4 / A 4 11 4.00 6 9 6.00 5 5 5.00 5 10 5.00 4 6 4.00 3 2 3.00 27.00 43.00 27.00 244.000 7179 277 170 170
171 0 - ELİF KIRHAN 4 / C 7 7 7.00 3 6 3.00 8 2 8.00 5 9 5.00 2 8 2.00 1 2 1.00 26.00 34.00 26.00 238.240 7338 278 171 171
172 281 - EMİR MU AB K* MAZ 0 / 0 9 6 9.00 1 14 1.00 5 5 5.00 5 10 5.00 5 5 5.00 1 4 1.00 26.00 44.00 26.00 237.760 7353 279 172 172
173 33 - 0 / 0 8 7 8.00 2 13 2.00 4 6 4.00 5 10 5.00 1 9 1.00 3 2 3.00 23.00 47.00 23.00 235.520 7407 281 173 173
174 0 - MUSTAFA TAHA OKAN 0 / 0 6 8 6.00 5 9 5.00 4 6 4.00 4 9 4.00 4 6 4.00 1 4 1.00 24.00 42.00 24.00 233.440 7451 283 174 174
175 312 - ÖMER EZER 4 / C 6 9 6.00 4 11 4.00 5 5 5.00 4 11 4.00 2 8 2.00 2 3 2.00 23.00 47.00 23.00 228.213 7576 284 175 175
176 332 - HÜMEYRA AMAT 4 / A 5 9 5.00 6 9 6.00 4 6 4.00 4 11 4.00 3 7 3.00 0 5 0.00 22.00 47.00 22.00 227.200 7599 285 176 176
177 201 - ÖMER YILDIZ 4 / B 4 11 4.00 3 12 3.00 7 3 7.00 5 10 5.00 2 7 2.00 2 3 2.00 23.00 46.00 23.00 217.760 7793 286 177 177
178 0 - HÜSEYİN BEYOĞLU 0 / 0 4 11 4.00 6 9 6.00 5 5 5.00 3 12 3.00 1 9 1.00 1 4 1.00 20.00 50.00 20.00 214.507 7854 288 178 178
179 0 - NÜRTİN AKT*ŞK 0 / 0 8 7 8.00 2 13 2.00 1 8 1.00 4 11 4.00 1 9 1.00 1 4 1.00 17.00 52.00 17.00 213.013 7877 290 179 179
180 43100 - HASAN BEYOĞLU 0 / 0 4 11 4.00 2 13 2.00 5 5 5.00 4 11 4.00 4 6 4.00 2 3 2.00 21.00 49.00 21.00 202.507 8069 291 180 180
181 283 - MELEK KORKMAZ 4 / B 6 9 6.00 2 13 2.00 3 7 3.00 3 12 3.00 1 9 1.00 2 3 2.00 17.00 53.00 17.00 199.253 8115 292 181 181
182 238 - ARDA GÜ ZLTA Ş 4 / A 4 11 4.00 0 12 0.00 2 8 2.00 3 11 3.00 4 6 4.00 1 4 1.00 14.00 52.00 14.00 169.227 8395 295 182 182
183 0 - AYSİMA GELDE*L 4 / A 4 11 4.00 0 15 0.00 3 7 3.00 2 13 2.00 2 8 2.00 1 4 1.00 12.00 58.00 12.00 159.840 8443 296 183 183


